

Datum  
2024-07-29Diarienummer  
PBN 2024-001620Plan och byggnadsnämnden  
**Delegationsbeslut**

Mikael Björling

Handläggare  
Elin RadloffLångvägen 24 b  
756 52 Uppsala

## Delegationsbeslut, förhandsbesked positivt

### Ansökan avser

Förhandsbesked, lokaliseringsprövning enbostadshus

### Fastighetsbeteckning/adress

RÅSTA 2:4

## Beslut

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ge ett positivt Förhandsbesked, lokaliseringsprövning enbostadshus på fastigheten RÅSTA 2:4 med villkor enligt nedan. Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

### Avgift

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Per beviljad bostad      | 17 800 kronor        |
| Antal beviljade bostäder | 1 stycken            |
| <b>Summa</b>             | <b>17 800 kronor</b> |

Avgift tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Du kommer att få en separat faktura med post.

### Fastställda handlingar

1 situationsplan

### Motivering

Översiktsplanen är vägledande vid prövning av förhandsbesked. Föreslagen lokalisering sker inom området "landsbygd" enligt Uppsala kommuns översiktsplan 2016. Vid utveckling av landsbygden ska särskild hänsyn tas till platsers värden och områdets naturgivna förutsättningar. Enligt planeringsinriktningen för landsbygden bör ny bostadsbebyggelse tillkomma i form av enstaka friliggande småhus i lägen som är naturliga för framtida bebyggelsegrupper, eller i form av enstaka tillskott till befintliga bebyggelsegrupper. Vidare står det i översiktsplanen att bebyggelseutvecklingen i viss mån förväntas koncentreras till kollektivtrafikstråken. I

preciseringarna anges att ny bebyggelse ska anpassas till landskap och kulturmiljöer genom val av plats, skala, form, färgsättning och material. Ny bebyggelse ska även placeras, och grupperas så att den ansluter till rådande bebyggelsemönster.

#### *Grannehörande*

Synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Råsta 2:34. Fastighetsägaren undrar gällande tomtgränsen då det på ritningen ser det ut som befintlig vändplan ingår i tomten som är ritad. Vidare följer funderingar kring avstånd mellan befintlig vattenbrunn och ny infiltration. Detta kommer att säkerställas i den avloppsansökan som beviljas av miljöförvaltningen.

Åtgärden överensstämmer med nämndens beslutade riktlinjer för lokaliseringsprövning.

Vatten och avlopp, avfallshantering samt in-farter bedöms möjligt att anordna för den föreslagna tomten.

Sammantaget bedöms marken lämplig för bostadsbebyggelse. Kraven i 2 kap. 3, 4, 5, 6 och 9 §§ PBL, anses därmed uppfyllda. Plankravet enligt 4 kap. 2 § PBL inträder inte. Ett positivt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL kan därför ges.

#### **Beskrivning**

Ansökan avser Förhandsbesked, lokaliseringsprövning enbostadshus,

Platsen för den sökta åtgärden omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Fastigheten bedöms ingå i ett område med en sammanhållen bebyggelse och där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

#### **Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplan 2016 med flera**

- Mark- och vattenanvändning

#### **Yttranden**

- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra angående förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten Råsta 2:4, under förutsättning att det säkerställs att sökanden har lov att leda bort renat avloppsvatten från planerat minireningsverk på stamfastigheten norrut.  
Remissen innehåller en situationsplan som bifogats i tidigare ansökan om förhandsbesked med dnr PBN 2023-2015 som drogs tillbaka, då det fortfarande fanns ett gällande servitut för en gemensam avloppsanläggning inom den planerade avstyckningen. Enligt lämnade uppgifter i remissen ska servitutet inte längre vara gällande, varför miljö- och hälsoskyddsnämnden inte längre har några synpunkter på detta.

Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Råsta 2:34

## Enligt delegation för Plan- och byggnadsnämnden

Elin Radloff  
Bygglovshandläggare

## Hur beslutet kan överklagas

Om du inte är nöjd med plan- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga det skriftligen. Om du har handlingar som du anser stödjer ditt överklagande bör du bifoga kopior på dessa. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar samt en text som förklarar hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Ett överklagande ska ha kommit in till plan- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om du hör till dem som inte ska delges beslutet ska överklagandet ha kommit in till nämnden inom fyra veckor räknat från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen Uppsala län, men ska skickas in till:

- adress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala, eller
- e-post: [plan-byggnadsnamnden@ uppsala.se](mailto:plan-byggnadsnamnden@ uppsala.se)

Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

## Expediering och kungörelse

### Meddelande om att beslutet

Ett meddelande om beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar enligt sändlista <https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do>

### Beslut expedieras till

- Sökande
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Beslutet delges

- Fastighetsbeteckning Råsta 2:34

## Upplysningar

Plan- och byggnadsnämndens beslut är bindande i två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft. Bygglov måste sökas inom den tiden annars gäller inte detta förhandsbesked. Ansökan om bygglov inlämnas till plan- och byggnadsnämnden för prövning.

Nämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked givits.

Du ska själv ta reda på så att inga servitut eller ledningar berörs av åtgärden. Om ledningar berörs kan du behöva tillstånd från ledningsägaren. Ett flertal ledningsägare finns representerade på [www.ledningskollen.se](http://www.ledningskollen.se)

### **Andra tillstånd, dispenser och anmälan som kan behövas**

1. Enskild avloppsanläggning, tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### **Lagstöd**

**Lagar finns att läsa på Riksdagens webbplats, [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se).**

I **9 kap. 17 § PBL** anges att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Enligt **2 kap. 1 § PBL** ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid prövningen av frågor enligt denna lag.

I **2 kap. 2 § PBL** anges bland annat att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företrädere ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

I **2 kap. 3 § PBL** anges bland annat att en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder ska främjas. I samma paragraf anges också att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror ska främjas.

I **2 kap. 4 § PBL** anges att mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

**2 kap. 5 § PBL** anger bland annat att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Vidare anges att möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion ska beaktas.

Enligt **2 kap. 6 § PBL** ska bland annat byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen.

Enligt **2 kap. 9 § PBL** får planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Enligt **4 kap. 2 § PBL** ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för bland annat en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i

Enligt **8 kap. 9 § PBL** ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska bland annat ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara.